
RE: 안녕하세요 사장님, 이사님, 소장님

 보낸사람 : 서홍기

받는사람 : 이하린, 안투, 손정욱

16-12-20 (화)09:56

 

KT SGN 227,000,000 VND 이라고 합니다 과장님 

 

-----Original Message-----  

From: SUH HONG KI 

To: LE/HA LINH;Anh Thu;SHONJUNGWOOK; 

Sent: 2016-12-20 (화) 11:46 

Subject: RE: 안녕하세요 사장님, 이사님, 소장님 

그거는 이미 호치민으로 잡긴햇는데요

 

Thu, last time 10,000$ cash in siem reap for KT SGN

how much in VND?

-----Original Message-----  

From: 손정욱 

To: 이하린;서홍기; 

Sent: 2016-12-20 (화) 11:44 

Subject: RE: 안녕하세요 사장님, 이사님, 소장님 

 

네 팀장님. 씨엠립으로 보낸 10,000불은 인보이스 달러 상에서 제하고 계산해서 드리면 될까요?

 

 

-----Original Message-----  

From: 서홍기 

To: 이하린;손정욱; 

Sent: 2016-12-19 (월) 20:08 

Subject: RE: 안녕하세요 사장님, 이사님, 소장님 

안녕하세요 과장님

 

방금 입금 확인했다고 합니다.

 

오늘 환율 기준으로 681,450,000 VND 라네요

 

어떻게 처리하면 될지 확인 부탁드려요~ 

 

-----Original Message-----  

From: 손정욱 

To: 이하린;서홍기; 

Sent: 2016-12-19 (월) 11:35 

Subject: FW: 안녕하세요 사장님, 이사님, 소장님 

팀장님 안녕하세요~

 

지난번 말씀 드린 30,000불 12/16 자로 씨엠립에서 송금 하였습니다.



 

송금증 첨부, 공유 드립니다

 

 

확인 되시면 처리할 인보이스와 금액 해서 다시 내용 정리 해서 보낼게요~

 

-----Original Message-----  

From: 김은정 

To: 양길승;김윤대;손정욱; 

Sent: 2016-12-16 (금) 23:28 

Subject: RE: 안녕하세요 사장님, 이사님, 소장님 

안녕하세요

12월 16일 시엠립 지사에서

마이다스 호치민 지사로 $30,000 + 수수료 $66

전신환 송금했으며 송금증 파일 첨부했습니다.

 


